
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 6.Sınıf Hazırbulunuşluk 3473 82 82 82

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.81 3.78 9.55 5.12 4.26 3.70 5.55 3.92 4.25 4.11 4.52 2.61 6.31 6.62 4.11 7.18 6.47 5.03 39.09 29.56 29.24 263.269

İl Ortalaması 10.67 3.78 9.41 5.00 4.16 3.61 5.67 3.73 4.43 4.35 4.21 2.95 6.02 6.29 3.93 7.38 6.04 5.37 39.10 28.21 29.70 264.070
Okul Ortalaması 10.67 3.78 9.41 5.00 4.16 3.61 5.67 3.73 4.43 4.35 4.21 2.95 6.02 6.29 3.93 7.38 6.04 5.37 39.10 28.21 29.70 264.070

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 3039 - BERAT PEŞLİ 6 / A 15 0 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 1 7.67 12 3 11.00 14 1 13.67 66.00 8.00 63.34 448.509 97 1 1 1
2 3051 - ELİF ERDOĞAN 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 13 2 12.33 68.00 7.00 65.67 443.358 113 2 2 2
3 3035 - ERDEM ÖZDEMİR 6 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 12 3 11.00 11 4 9.67 67.00 8.00 64.34 424.311 207 3 3 3
4 3040 - BATIN DOĞAN 6 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 3 9.00 13 1 12.67 65.00 7.00 62.67 419.719 228 4 4 4
5 3057 - MEHMET ALİ ATAR 6 / A 14 1 13.67 7 1 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 1 10.67 12 3 11.00 61.00 9.00 58.01 412.815 272 5 5 5
6 3071 - METEHAN ÇAĞRI TÜRKER 6 / B 15 0 15.00 4 4 2.67 9 1 8.67 4 4 2.67 8 1 7.67 14 0 14.00 54.00 10.00 50.68 410.494 286 6 6 6
7 3056 - YALÇIN ONUR BİÇER 6 / A 15 0 15.00 5 4 3.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 4 8.67 12 3 11.00 62.00 11.00 58.34 409.002 298 7 7 7
8 3018 - EMİR ÖRENCİK 6 / A 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 5 6.33 13 2 12.33 65.00 8.00 62.33 408.430 301 8 8 8
9 3058 - DAMLA NUR DEMİRKOL 6 / A 15 0 15.00 7 0 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 0 11.00 10 4 8.67 60.00 7.00 57.67 408.010 304 9 9 9

10 3038 - HÜMEYRA ŞAHİN 6 / A 15 0 15.00 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 2 8.33 12 3 11.00 61.00 10.00 57.67 405.827 317 10 10 10
11 3027 - MUSTAF ALİ AŞÇIOĞLU 6 / A 14 1 13.67 8 1 7.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 3 10.00 11 4 9.67 63.00 10.00 59.68 402.449 339 11 11 11
12 3044 - ALİ KEREM DOĞAN 6 / A 15 0 15.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 8 5 6.33 14 1 13.67 53.00 20.00 46.33 393.328 412 12 12 12
13 3048 - İSMAİL KIRANCI 6 / A 13 2 12.33 8 0 8.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 4 8.67 11 4 9.67 60.00 12.00 56.00 379.857 519 13 13 13
14 3055 - GÖZDENUR TU AN 6 / A 13 2 12.33 6 3 5.00 6 3 5.00 8 1 7.67 9 5 7.33 12 3 11.00 54.00 17.00 48.33 368.430 621 14 14 14
15 3095 - TOLGA GEYİK 6 / A 14 1 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 9 4 7.67 11 4 9.67 53.00 20.00 46.35 367.743 629 15 15 15
16 3082 - MİRAÇ DOĞAN BALCİ 6 / B 14 0 14.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 1 6.67 7 3 6.00 10 4 8.67 57.00 9.00 54.01 364.069 662 16 16 16
17 3004 - EMRULLAH AY 6 / B 15 0 15.00 5 4 3.67 10 0 10.00 6 2 5.33 5 5 3.33 12 2 11.33 53.00 13.00 48.66 362.499 680 17 17 17
18 3053 - CEREN GÜLŞEN 6 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 6 7.00 10 5 8.33 56.00 19.00 49.67 359.758 705 18 18 18
19 3000 - RECEP ÇAL 6 / A 15 0 15.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 7 2.67 13 2 12.33 51.00 21.00 44.01 357.793 725 19 19 19
20 3031 - BERRE YILDIZ 6 / B 15 0 15.00 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 7 8 4.33 12 3 11.00 50.00 25.00 41.67 356.444 738 20 20 20
21 3052 - BEYTULLAH SAKARYA 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 4 8.67 9 6 7.00 56.00 18.00 50.00 353.827 772 21 21 21
22 3005 - NACİFE TOPRAK 6 / C 15 0 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 2 3.33 6 5 4.33 10 4 8.67 52.00 14.00 47.33 349.872 817 22 22 22
23 3065 - YİĞİT ALİ TAŞ 6 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 5 8.33 10 5 8.33 57.00 18.00 51.00 344.588 859 23 23 23
24 3079 - ENSAR KERSÜ 6 / B 14 1 13.67 6 3 5.00 8 2 7.33 7 1 6.67 7 2 6.33 9 6 7.00 51.00 15.00 46.00 341.481 895 24 24 24
25 3060 - BERAT ÇAVDAR 6 / B 13 2 12.33 4 5 2.33 6 4 4.67 7 2 6.33 8 3 7.00 10 4 8.67 48.00 20.00 41.33 340.983 902 25 25 25
26 3007 - PUSAT ÖNDER 6 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 7 2.67 11 4 9.67 49.00 23.00 41.34 319.620 1138 26 26 26
27 3011 - KENAN AŞIK 6 / B 14 1 13.67 6 3 5.00 8 1 7.67 2 0 2.00 8 2 7.33 4 2 3.33 42.00 9.00 39.00 313.970 1200 27 27 27
28 3025 - KEREM SÖNMEZ 6 / B 14 1 13.67 4 5 2.33 7 3 6.00 4 2 3.33 10 3 9.00 5 9 2.00 44.00 23.00 36.33 312.198 1216 28 28 28
29 3024 - SAFFETBBAYRAM 6 / B 13 1 12.67 5 3 4.00 5 5 3.33 3 3 2.00 4 6 2.00 11 2 10.33 41.00 20.00 34.33 311.353 1227 29 29 29
30 2062 - TUĞRUL TUFAN 6 / A 14 1 13.67 4 3 3.00 7 2 6.33 7 0 7.00 6 2 5.33 6 4 4.67 44.00 12.00 40.00 311.215 1230 30 30 30
31 3012 - BETÜL ŞENGÜL 6 / B 13 2 12.33 5 3 4.00 9 0 9.00 2 2 1.33 5 4 3.67 9 3 8.00 43.00 14.00 38.33 310.859 1236 31 31 31
32 3008 - MELİHÖÖZTÜRK 6 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 4 5 2.33 1 2 0.33 8 4 6.67 9 5 7.33 39.00 24.00 30.99 306.405 1288 32 32 32
33 3002 - KEREM YAMAN 6 / B 14 1 13.67 5 4 3.67 9 1 8.67 6 1 5.67 6 2 5.33 5 5 3.33 45.00 14.00 40.34 303.116 1319 33 33 33
34 3054 - ZEYNEP ESLEM KALAYCI 6 / B 15 0 15.00 6 2 5.33 8 1 7.67 5 0 5.00 4 2 3.33 5 5 3.33 43.00 10.00 39.66 297.807 1396 34 34 34
35 3041 - ABDURRAHMAN KARAKAŞ 6 / C 10 4 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 5 5.33 7 7 4.67 47.00 23.00 39.33 278.123 1614 35 35 35
36 3081 - NAZLI GÖKCAN 6 / C 13 1 12.67 5 5 3.33 6 3 5.00 3 4 1.67 5 6 3.00 7 8 4.33 39.00 27.00 30.00 272.840 1674 36 36 36
37 3010 - NİDANUR TEMEL 6 / C 11 2 10.33 6 3 5.00 4 5 2.33 3 5 1.33 7 7 4.67 7 6 5.00 38.00 28.00 28.66 270.854 1703 37 37 37
38 3020 - SALİH ARDA GÖKMEN 6 / C 7 5 5.33 6 2 5.33 2 6 0.00 6 2 5.33 9 4 7.67 8 6 6.00 38.00 25.00 29.66 265.916 1760 38 38 38
39 3074 - ABDULLAH ONUR TÜMEN 6 / B 14 0 14.00 4 4 2.67 4 4 2.67 3 4 1.67 7 5 5.33 3 8 0.33 35.00 25.00 26.67 265.723 1762 39 39 39
40 3022 - GÖRKEM YUŞA AKBAŞ 6 / C 12 1 11.67 5 4 3.67 5 2 4.33 3 4 1.67 4 6 2.00 7 6 5.00 36.00 23.00 28.34 261.842 1811 40 40 40
41 3003 - YASİN AKKAYA 6 / B 14 1 13.67 7 2 6.33 7 1 6.67 0 4 -1.33 3 8 0.33 5 3 4.00 36.00 19.00 29.67 259.511 1843 41 41 41
42 3019 - ALEYNA SARITAŞ 6 / B 11 3 10.00 3 4 1.67 3 4 1.67 3 4 1.67 5 5 3.33 6 1 5.67 31.00 21.00 24.01 257.546 1860 42 42 42
43 3068 - RECEP EKERCAN 6 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 9 3 8.00 6 5 4.33 38.00 29.00 28.33 257.526 1863 43 43 43
44 3037 - MELİSA BÜYÜKKURT 6 / B 12 2 11.33 3 5 1.33 4 6 2.00 5 3 4.00 5 5 3.33 6 7 3.67 35.00 28.00 25.66 255.689 1889 44 44 44
45 3067 - SUDENUR ÖZALP 6 / D 11 4 9.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 6 9 3.00 8 7 5.67 33.00 41.00 19.34 246.390 1970 45 45 45
46 3034 - IRMAK RÜYA KAYA 5 / C 11 4 9.67 3 4 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 7 4.67 6 9 3.00 33.00 38.00 20.34 241.452 2032 46 46 46
47 3009 - İREM SUDE ÖZDEMİR 6 / C 5 5 3.33 5 3 4.00 4 4 2.67 3 3 2.00 6 4 4.67 9 3 8.00 32.00 22.00 24.67 239.264 2048 47 47 47
48 3033 - EREN GÜLER 6 / C 12 1 11.67 4 5 2.33 4 5 2.33 2 4 0.67 4 2 3.33 3 6 1.00 29.00 23.00 21.33 234.316 2100 48 48 48
49 3026 - TUANA TEKİN 6 / C 10 1 9.67 2 6 0.00 2 2 1.33 2 2 1.33 3 1 2.67 5 4 3.67 24.00 16.00 18.67 230.440 2138 49 49 49
50 3029 - SÜMEYYE İNCEL 6 / D 7 6 5.00 4 5 2.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 7 8 4.33 33.00 38.00 20.33 226.415 2175 50 50 50
51 3045 - ESLEM YILDIRIM 6 / C 11 3 10.00 5 4 3.67 4 4 2.67 5 5 3.33 5 10 1.67 3 6 1.00 33.00 32.00 22.34 214.435 2289 51 51 51
52 3036 - MUHAMMET ARSLAN 6 / C 9 4 7.67 6 2 5.33 3 5 1.33 3 6 1.00 6 6 4.00 4 8 1.33 31.00 31.00 20.66 214.064 2297 52 52 52
53 3073 - ZEHRANUR KARAKOÇ 6 / C 9 5 7.33 4 4 2.67 7 2 6.33 2 6 0.00 3 11 -0.67 8 6 6.00 33.00 34.00 21.66 213.363 2307 53 53 53
54 3061 - EFE CAN YAVUZ 6 / B 10 5 8.33 6 3 5.00 6 2 5.33 2 2 1.33 2 7 -0.33 6 7 3.67 32.00 26.00 23.33 209.481 2344 54 54 54
55 3042 - ZEYNEP KAR SU 6 / D 6 7 3.67 3 7 0.67 4 5 2.33 2 7 -0.33 6 8 3.33 8 6 6.00 29.00 40.00 15.67 206.672 2370 55 55 55
56 3001 - ELİF TEKİN 6 / C 8 7 5.67 4 3 3.00 2 6 0.00 3 4 1.67 4 5 2.33 6 5 4.33 27.00 30.00 17.00 204.341 2390 56 56 56
57 3080 - KADER GÖKCAN 6 / C 10 4 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 12 -2.00 7 7 4.67 33.00 39.00 20.00 202.430 2407 57 57 57
58 3048 - DİLARA YILDIZ 6 / C 11 3 10.00 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 31.00 42.00 17.00 202.222 2408 58 58 58
59 2058 - EYMEN AY 6 / C 9 6 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 32.00 43.00 17.67 201.096 2418 59 59 59
60 6063 - TALHA YUSUF AYDOĞAN 6 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 32.00 43.00 17.66 201.017 2422 60 60 60
61 2114 - YUSUF TÜRİT 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 31.00 44.00 16.34 199.126 2440 61 61 61
62 3094 - YASİN CAMBAZ 6 / A 9 6 7.00 7 2 6.33 7 3 6.00 0 8 -2.67 3 10 -0.33 6 8 3.33 32.00 37.00 19.66 193.323 2484 62 62 62
63 3017 - EMRE KESKİN 6 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 8 2.33 4 9 1.00 34.00 37.00 21.66 189.867 2502 63 63 63
64 3069 - BÜŞRA ÖZKUL 6 / B 6 8 3.33 4 3 3.00 4 4 2.67 2 4 0.67 5 6 3.00 5 7 2.67 26.00 32.00 15.34 180.504 2585 64 64 64
65 3023 - ŞEYMA KOLSUZ 6 / D 8 7 5.67 1 8 -1.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 6 7 3.67 4 10 0.67 22.00 48.00 6.01 173.165 2635 65 65 65
66 3016 - ZEHRA DERVİŞ 6 / D 7 8 4.33 3 6 1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 27.00 47.00 11.32 165.946 2697 66 66 66
67 3063 - ELİFNNAZLI AKAN 6 / D 8 7 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 48.00 11.01 165.551 2699 67 67 67
68 3030 - KEREMALİ KOCABAŞ 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 163.551 2715 68 68 68
69 3088 - KEREM AZAKLI 6 / D 11 4 9.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 12 -2.00 4 11 0.33 24.00 50.00 7.33 162.217 2725 69 69 69
70 3021 - UMUT ŞENGÜL 5 / D 9 5 7.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 27.00 7.00 157.427 2772 70 70 70
71 3064 - AYŞEGÜL KAVUN 6 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 26.00 49.00 9.66 154.948 2794 71 71 71
72 3015 - YAĞMUR YILM* 6 / D 7 8 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 26.00 49.00 9.67 146.425 2857 72 72 72
73 2284 - SILA NUR ÇAM 6 / D 7 6 5.00 3 5 1.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 3 10 -0.33 4 10 0.67 21.00 43.00 6.67 144.163 2881 73 73 73
74 3078 - UFUK BALCİ 6 / D 9 6 7.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.66 140.484 2918 74 74 74
75 3 - FATMA ZEHRA KAYA 6 / A 6 8 3.33 3 7 0.67 3 4 1.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 5 9 2.00 21.00 43.00 6.67 131.259 3011 75 75 75
76 0 - ALİİEFE ÇE *K 6 / D 2 13 -2.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.68 126.049 3054 76 76 76
77 0 - FETTULLAH AKIN 6 / D 7 8 4.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.00 113.477 3176 77 77 77
78 3028 - YUŞA EDİZ BİLEK 6 / C 3 8 0.33 4 4 2.67 3 6 1.00 2 7 -0.33 1 10 -2.33 4 7 1.67 17.00 42.00 3.01 102.341 3261 78 78 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 6.Sınıf Hazırbulunuşluk 3473 82 82 82

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.81 3.78 9.55 5.12 4.26 3.70 5.55 3.92 4.25 4.11 4.52 2.61 6.31 6.62 4.11 7.18 6.47 5.03 39.09 29.56 29.24 263.269

İl Ortalaması 10.67 3.78 9.41 5.00 4.16 3.61 5.67 3.73 4.43 4.35 4.21 2.95 6.02 6.29 3.93 7.38 6.04 5.37 39.10 28.21 29.70 264.070
Okul Ortalaması 10.67 3.78 9.41 5.00 4.16 3.61 5.67 3.73 4.43 4.35 4.21 2.95 6.02 6.29 3.93 7.38 6.04 5.37 39.10 28.21 29.70 264.070

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 3077 - ENSAR GÖKMEN GÖKAY 6 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.32 85.906 3366 79 79 79
80 3096 - YİĞİT GÖKDAĞ 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 15 -5.00 5 10 1.67 17.00 58.00 -2.33 77.289 3401 80 80 80
81 3014 - BÜŞRA AYSU 6 / D 3 11 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 2 13 -2.33 18.00 56.00 -0.66 64.805 3442 81 81 81
82 30930 - İSMAİLEFEŞİRİN 6 / D 2 13 -2.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 1 14 -3.67 14.00 61.00 -6.33 62.825 3446 82 82 82


