
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 7.Sınıf Hazırbulunuşluk 2968 96 96 96

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.81 7.13 4.44 5.28 4.19 3.89 4.55 4.85 2.93 4.00 4.82 2.40 6.54 6.18 4.48 6.98 6.50 4.82 34.18 33.67 22.95 222.204

İl Ortalaması 6.51 7.42 4.04 5.17 4.33 3.72 4.07 5.26 2.32 4.16 4.82 2.55 5.72 6.68 3.49 6.49 6.97 4.17 32.11 35.48 20.29 205.158
Okul Ortalaması 6.51 7.42 4.04 5.17 4.33 3.72 4.07 5.26 2.32 4.16 4.82 2.55 5.72 6.68 3.49 6.49 6.97 4.17 32.11 35.48 20.29 205.158

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 2016 - ZEYNEP YANIK 7 / B 10 4 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 13 1 12.67 13 2 12.33 62.00 11.00 58.33 402.568 118 1 1 1
2 2056 - HAYRUNNİSA SÖNMEZ 7 / A 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 4 9.67 12 3 11.00 60.00 15.00 55.01 401.951 122 2 2 2
3 2020 - ŞEVVAL ÇELİK 7 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 12 3 11.00 13 2 12.33 61.00 14.00 56.33 395.304 146 3 3 3
4 2036 - BETÜL DUMAN 7 / A 10 3 9.00 7 3 6.00 8 1 7.67 9 0 9.00 14 1 13.67 11 4 9.67 59.00 12.00 55.01 389.111 175 4 4 4
5 2023 - EREN GÜLER 7 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 4 3.67 11 3 10.00 15 0 15.00 53.00 20.00 46.33 382.607 203 5 5 5
6 2083 - ŞULE DİKER 7 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 4 6 2.00 10 0 10.00 12 3 11.00 11 4 9.67 56.00 19.00 49.67 376.899 234 6 6 6
7 2081 - EBRAR KALENDER 7 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 5 4 3.67 14 1 13.67 10 4 8.67 53.00 20.00 46.35 374.163 246 7 7 7
8 2078 - HATİCEİP EK AYKAN 7 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 11 2 10.33 11 4 9.67 53.00 20.00 46.33 367.649 283 8 8 8
9 2074 - MUHAMMET TORTUMLU 7 / A 9 3 8.00 4 5 2.33 9 1 8.67 7 2 6.33 12 1 11.67 8 4 6.67 49.00 16.00 43.67 333.793 466 9 9 9

10 2006 - ÖMER ASAF TUKAT 7 / A 9 5 7.33 7 3 6.00 4 5 2.33 6 4 4.67 12 2 11.33 10 5 8.33 48.00 24.00 39.99 332.514 472 10 10 10
11 2004 - ALPEREN ÖZDEMİR 7 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 3 6.00 9 6 7.00 12 3 11.00 47.00 28.00 37.67 324.840 517 11 11 11
12 2018 - BAHAR AŞIK 7 / A 9 5 7.33 5 4 3.67 4 6 2.00 4 3 3.00 10 2 9.33 9 2 8.33 41.00 22.00 33.66 310.296 625 12 12 12
13 2051 - BUĞRA BOZTÜRK 7 / A 8 3 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 3 6.00 10 3 9.00 8 1 7.67 45.00 18.00 39.00 309.733 632 13 13 13
14 2045 - EMRE YILDIZ 7 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 3 9.00 8 6 6.00 51.00 20.00 44.32 309.012 636 14 14 14
15 2065 - ÇİĞDEM AZAKLI 7 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 11 3 10.00 10 5 8.33 49.00 25.00 40.66 305.709 660 15 15 15
16 2050 - BERKAY IŞIK 7 / A 8 4 6.67 4 3 3.00 6 2 5.33 6 2 5.33 5 6 3.00 12 2 11.33 41.00 19.00 34.66 286.163 803 16 16 16
17 2066 - EBRAR ÇETİNKAYA 7 / A 9 5 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 4 7.67 7 7 4.67 46.00 25.00 37.67 282.084 840 17 17 17
18 2023 - MÜBERRA YEŞİL 7 / B 8 5 6.33 8 1 7.67 7 3 6.00 4 3 3.00 6 3 5.00 9 2 8.33 42.00 17.00 36.33 280.035 851 18 18 18
19 2010 - EFE BEDİRHAN ŞAHİN 7 / A 6 4 4.67 9 1 8.67 2 5 0.33 4 3 3.00 9 2 8.33 9 5 7.33 39.00 20.00 32.33 278.410 860 19 19 19
20 2053 - MUHAMMET AN BALCİ 7 / A 7 5 5.33 8 2 7.33 6 3 5.00 4 4 2.67 7 4 5.67 10 4 8.67 42.00 22.00 34.67 277.640 862 20 20 20
21 2112 - RABİA FERSİZ 7 / B 10 4 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 5 3 4.00 6 3 5.00 7 4 5.67 41.00 20.00 34.34 275.032 879 21 21 21
22 2041 - YUSUF AYSU 7 / B 7 7 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 5 4 3.67 10 0 10.00 7 6 5.00 40.00 25.00 31.67 273.195 891 22 22 22
23 2030 - MEHMET AKİF YEMİŞ 7 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 5 2.33 9 4 7.67 7 7 4.67 40.00 30.00 30.01 262.198 970 23 23 23
24 2031 - ÖMER KARAKOÇ 7 / A 7 3 6.00 8 2 7.33 6 2 5.33 2 5 0.33 5 0 5.00 8 3 7.00 36.00 15.00 30.99 261.467 981 24 24 24
25 2046 - EMİR EYMEN AKKAVUK 7 / A 8 6 6.00 7 2 6.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 8 5 6.33 8 6 6.00 39.00 30.00 29.00 260.637 986 25 25 25
26 2014 - ÖMER ÇAM 7 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 5 4 3.67 6 4 4.67 6 8 3.33 8 7 5.67 43.00 30.00 33.00 260.143 994 26 26 26
27 2085 - EFECAN SAYEL 7 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 2 2.33 10 5 8.33 37.00 27.00 27.99 256.958 1031 27 27 27
28 2039 - ESLEM ÖZTÜRK 7 / B 8 6 6.00 7 2 6.33 4 6 2.00 1 7 -1.33 7 4 5.67 7 4 5.67 34.00 29.00 24.34 247.378 1111 28 28 28
29 2082 - SAİT FAİK MURTAZAOĞLU 7 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 4 2.67 3 5 1.33 8 7 5.67 40.00 26.00 31.34 244.844 1133 29 29 29
30 2054 - YİĞİT İŞBİLİR 7 / A 8 5 6.33 6 3 5.00 3 6 1.00 5 4 3.67 5 8 2.33 9 4 7.67 36.00 30.00 26.00 243.353 1141 30 30 30
31 2091 - RABİA TEMEL 7 / B 9 5 7.33 6 3 5.00 2 6 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 9 5 7.33 32.00 25.00 23.66 242.005 1155 31 31 31
32 2100 - ALİ FATİH ANDI 7 / A 7 7 4.67 5 4 3.67 4 4 2.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 5 5.33 37.00 26.00 28.34 236.163 1212 32 32 32
33 2062 - BATUHAN SELÇUK 7 / B 5 7 2.67 6 2 5.33 3 5 1.33 4 4 2.67 5 4 3.67 10 3 9.00 33.00 25.00 24.67 235.027 1220 33 33 33
34 2094 - GÖZDE KARA 7 / B 9 5 7.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 5 2.33 3 5 1.33 9 6 7.00 33.00 33.00 21.99 233.111 1240 34 34 34
35 2070 - BERAT DUM* 7 / A 8 6 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 6 6 4.00 40.00 26.00 31.33 231.990 1251 35 35 35
36 2009 - EBRAR BUĞLEM ŞAHİN 7 / B 6 7 3.67 3 2 2.33 3 4 1.67 5 5 3.33 7 2 6.33 6 4 4.67 30.00 24.00 22.00 226.770 1298 36 36 36
37 2037 - ADEM TOPAL 7 / B 8 6 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 8 3.33 8 7 5.67 33.00 40.00 19.67 225.437 1311 37 37 37
38 2090 - ATAKAN MERCAN 7 / D 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 10 5 8.33 37.00 38.00 24.33 219.501 1374 38 38 38
39 2034 - FURKAN SOYKAN ÖZDEN 7 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 3 3.00 7 7 4.67 8 6 6.00 32.00 38.00 19.34 216.410 1406 39 39 39
40 2029 - YUNUS EMRE GÜNEŞ 7 / B 7 5 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 4 0.67 5 2 4.33 6 9 3.00 30.00 30.00 19.99 210.889 1454 40 40 40
41 2067 - FATİH ULAÇ DEMİRCİ 7 / B 7 7 4.67 5 4 3.67 3 4 1.67 6 2 5.33 3 10 -0.33 9 4 7.67 33.00 31.00 22.68 210.701 1459 41 41 41
42 2109 - NİSA KURT 7 / B 5 10 1.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 6 4.00 8 7 5.67 36.00 36.00 24.00 208.356 1475 42 42 42
43 2013 - YAĞMUR GÖKÇEAĞAÇ 7 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 5 4 3.67 4 8 1.33 7 7 4.67 32.00 37.00 19.67 204.059 1541 43 43 43
44 2071 - ŞEVVAL ÇAN AYA 7 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 4 3.67 6 9 3.00 5 10 1.67 35.00 39.00 22.01 198.988 1593 44 44 44
45 2044 - İREM AYBAŞ 7 / C 5 8 2.33 6 1 5.67 3 4 1.67 5 2 4.33 4 6 2.00 7 4 5.67 30.00 25.00 21.67 196.301 1622 45 45 45
46 2008 - MURATÖÖZGÜR AYSU 7 / B 9 5 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 10 0.67 5 9 2.00 32.00 40.00 18.67 191.857 1670 46 46 46
47 2001 - ECRİN ŞENOL 7 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 3 3 2.00 3 3 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 29.00 28.00 19.67 191.220 1676 47 47 47
48 2007 - MUHAMMET YİĞİT BOZTAŞ 7 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 4 8 1.33 31.00 41.00 17.33 189.872 1693 48 48 48
49 2068 - HÜLYA BİLGİLİ 7 / C 6 3 5.00 4 0 4.00 2 1 1.67 4 1 3.67 1 0 1.00 4 2 3.33 21.00 7.00 18.67 187.556 1722 49 49 49
50 2077 - EZGİ NUR BARLAS 7 / C 8 5 6.33 5 2 4.33 3 1 2.67 2 0 2.00 1 1 0.67 3 2 2.33 22.00 11.00 18.33 187.052 1730 50 50 50
51 2047 - SENA ÖZTÜRK 7 / D 6 9 3.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 1 0 1.00 6 7 3.67 7 8 4.33 24.00 39.00 11.00 186.914 1731 51 51 51
52 2063 - TUANA YILMAZ 7 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 9 3.00 8 7 5.67 31.00 44.00 16.33 181.970 1788 52 52 52
53 2118 - ECRİN KANMAZ 7 / C 5 8 2.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 6 0.00 3 3 2.00 5 3 4.00 25.00 30.00 15.00 175.699 1846 53 53 53
54 0 - GÖRKEM HELİMER* N 6 / D 7 8 4.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 8 4.33 4 11 0.33 27.00 48.00 10.99 173.995 1871 54 54 54
55 2012 - BERKE ATAK 7 / D 5 10 1.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 6 9 3.00 31.00 44.00 16.34 173.447 1878 55 55 55
56 2033 - HAZAL NİSA ÖZTÜRK 7 / C 6 9 3.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 3 6 1.00 4 11 0.33 8 7 5.67 26.00 47.00 10.34 173.096 1886 56 56 56
57 2084 - BURAK ATAK 7 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 5 6 3.00 24.00 47.00 8.34 170.133 1927 57 57 57
58 2052 - BERATTIRAŞ 7 / D 7 6 5.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 28.00 45.00 13.00 164.198 1990 58 58 58
59 2101 - YİĞİTAÖZ 7 / C 7 8 4.33 2 6 0.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 48.00 8.00 161.091 2021 59 59 59
60 2057 - EFE İNAL 7 / C 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 11 4 9.67 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 157.625 2058 60 60 60
61 2105 - MUSTAFA ERTURK 7 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 156.933 2071 61 61 61
62 2 - YUSUFU GÖK ÇE 6 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 30.00 45.00 15.01 154.400 2094 62 62 62
63 2011 - MERT EREN KISA 7 / C 7 8 4.33 5 2 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 7 2.67 2 12 -2.00 28.00 40.00 14.66 153.817 2100 63 63 63
64 2060 - MUHAMMET EFE ZEYTİN 7 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 29.00 46.00 13.68 152.430 2112 64 64 64
65 2061 - SAFİYE MUZAFFERİYET 7 / C 5 9 2.00 5 4 3.67 4 5 2.33 4 4 2.67 2 9 -1.00 6 6 4.00 26.00 37.00 13.67 152.351 2113 65 65 65
66 2086 - MERTCAN SAYEL 7 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 29.00 46.00 13.66 152.336 2114 66 66 66
67 2035 - ERVA MERDİN 7 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 28.00 47.00 12.34 150.380 2132 67 67 67
68 2038 - ATA BERAT ÖZTÜRK 7 / B 4 9 1.00 5 3 4.00 3 4 1.67 1 9 -2.00 6 7 3.67 4 9 1.00 23.00 41.00 9.34 150.237 2137 68 68 68
69 2095 - AZİZ AŞÇIOĞLU 7 / B 0 1 -0.33 7 3 6.00 3 6 1.00 4 3 3.00 4 6 2.00 5 7 2.67 23.00 26.00 14.34 149.106 2149 69 69 69
70 2069 - MUHAMMET CAN ATAK 7 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 27.00 48.00 11.00 148.395 2160 70 70 70
71 2098 - EMİR BARTU ERKUL 7 / C 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 8 2 7.33 7 8 4.33 4 11 0.33 31.00 44.00 16.32 147.674 2169 71 71 71
72 2021 - MURAT ÇELİT 7 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 2 13 -2.33 25.00 50.00 8.34 144.454 2212 72 72 72
73 2106 - YUSUF ERAY SÜREN 7 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 141.842 2251 73 73 73
74 2049 - IRMAKÇAŞÇIŞIMA 7 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 7 7 4.67 21.00 53.00 3.34 139.230 2285 74 74 74
75 2089 - UTKU AYDEMİR 7 / D 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 25.00 50.00 8.32 135.822 2336 75 75 75
76 2079 - RABİA KARASAKAL 7 / B 5 7 2.67 4 5 2.33 3 6 1.00 4 4 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 21.00 37.00 8.67 129.985 2401 76 76 76
77 2032 - MUHAMMED EREN *NŞ 7 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 3 6 1.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 24.00 50.00 7.33 125.817 2446 77 77 77
78 2102 - HİRANUR KÖROĞLU 7 / B 5 6 3.00 4 6 2.00 2 5 0.33 1 7 -1.33 1 6 -1.00 3 6 1.00 16.00 36.00 4.00 125.185 2456 78 78 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.81 7.13 4.44 5.28 4.19 3.89 4.55 4.85 2.93 4.00 4.82 2.40 6.54 6.18 4.48 6.98 6.50 4.82 34.18 33.67 22.95 222.204

İl Ortalaması 6.51 7.42 4.04 5.17 4.33 3.72 4.07 5.26 2.32 4.16 4.82 2.55 5.72 6.68 3.49 6.49 6.97 4.17 32.11 35.48 20.29 205.158
Okul Ortalaması 6.51 7.42 4.04 5.17 4.33 3.72 4.07 5.26 2.32 4.16 4.82 2.55 5.72 6.68 3.49 6.49 6.97 4.17 32.11 35.48 20.29 205.158

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 2015 - AYSİMADURAK 7 / D 2 10 -1.33 6 2 5.33 3 4 1.67 2 4 0.67 4 1 3.67 2 8 -0.67 19.00 29.00 9.34 124.558 2460 79 79 79
80 2028 - BERAT KAYA 7 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 19.00 56.00 0.32 123.970 2468 80 80 80
81 2088 - UMUTAYDEMİ R 7 / D 4 11 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.01 122.000 2486 81 81 81
82 2025 - MUSTAFA KICIR 7 / B 6 9 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.01 119.481 2518 82 82 82
83 209 - İSMAİL UTKU YILDIZ 7 / D 4 7 1.67 5 4 3.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 2 9 -1.00 3 8 0.33 20.00 37.00 7.67 117.783 2542 83 83 83
84 2002 - MUHAMME AYRA ŞENOL 7 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 117.496 2544 84 84 84
85 2099 - KARDELEN ARSLAN 7 / C 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 112.849 2598 85 85 85
86 2110 - YİGİT HAMZA SELÇUK 7 / D 2 13 -2.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 8 7 5.67 1 14 -3.67 25.00 50.00 8.33 110.222 2627 86 86 86
87 20170 - MELİHCANALTAK 7 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 11 -0.67 19.00 55.00 0.66 100.978 2700 87 87 87
88 2003 - ERDEM KARA 7 / D 2 13 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 100.356 2703 88 88 88
89 2073 - UMUTCAN GÖKÇE 7 / C 1 14 -3.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 17.00 58.00 -2.34 94.351 2777 89 89 89
90 2026 - GİZEMŞURAKIRAN 7 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 5 2.33 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 21.00 53.00 3.33 94.212 2782 90 90 90
91 2027 - KAYRA AKKAYA 7 / D 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 19.00 56.00 0.34 89.847 2810 91 91 91
92 2000 - CEREN KAYAKAN 7 / C 2 11 -1.67 3 5 1.33 3 6 1.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 29.00 0.33 89.768 2814 92 92 92
93 2064 - MUHAMMED ALİ BALCI 7 / C 4 11 0.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 14.00 55.00 -4.33 85.047 2853 93 93 93
94 2096 - BAHADIR GENÇ 7 / Ç 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 81.230 2873 94 94 94
95 2115 - BERATE FAZAKLI 7 / D 4 10 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 0 15 -5.00 19.00 55.00 0.67 75.314 2905 95 95 95
96 2005 - AYAZ GÖKMEN 7 / C 0 15 -5.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 58.163 2944 96 96 96


