
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 2023-24 LGS D.SINAVI-3 26993 344 137 74

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.05 5.21 11.31 5.78 3.33 4.67 5.90 3.42 4.76 5.79 2.15 5.07 8.29 4.65 6.74 9.50 7.28 7.08 48.31 26.05 39.63 326.258

İl Ortalaması 12.59 4.59 11.06 5.68 3.01 4.68 5.65 3.04 4.64 5.72 1.78 5.13 7.60 3.59 6.40 8.82 6.92 6.51 46.06 22.93 38.42 321.263
Okul Ortalaması 9.42 5.70 7.52 4.22 3.84 2.94 3.91 3.78 2.64 4.14 2.41 3.33 5.34 4.91 3.70 6.91 7.24 4.49 33.92 27.88 24.63 276.653

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 20 - HATİCE İPEK AYKAN 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 14 6 12.00 75.00 15.00 69.99 428.867 3464 23 6 1
2 2006 - ÖMER ASAF TUKAT 8 / A 16 3 15.00 6 4 4.67 6 3 5.00 9 0 9.00 18 2 17.33 16 4 14.67 71.00 16.00 65.67 425.035 3797 27 7 2
3 2056 - HAYRUNİSA SÖNMEZ 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 5 13.33 16 4 14.67 75.00 15.00 70.00 424.968 3808 28 8 3
4 2036 - BETÜL DUMAN 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 17 3 16.00 13 7 10.67 72.00 18.00 66.00 418.641 4363 33 10 4
5 2074 - NEBİ TORTUMLU 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 5 4 3.67 10 0 10.00 15 4 13.67 17 3 16.00 70.00 18.00 64.00 411.102 4996 39 12 5
6 2020 - ŞEVVAL ÇELİK 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 4 12.67 14 6 12.00 71.00 17.00 65.33 408.918 5185 41 13 6
7 2050 - BERKAY IŞIK 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 15 4 13.67 11 9 8.00 67.00 22.00 59.67 395.406 6347 64 22 7
8 2004 - ALPEREN ÖZDEMİR 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 15 5 13.33 16 4 14.67 65.00 25.00 56.67 392.041 6636 69 25 8
9 2045 - EMRE YILDIZ 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 16 4 14.67 11 9 8.00 66.00 24.00 58.00 391.856 6649 70 26 9

10 2018 - BAHAR AŞAK 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 5 5 3.33 6 3 5.00 14 4 12.67 14 6 12.00 64.00 22.00 56.67 391.668 6659 71 27 10
11 2024 - EREN GÜLER 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 12 5 10.33 13 7 10.67 66.00 21.00 59.00 385.170 7231 84 31 11
12 2010 - EFE BEDİRHAN ŞAHİN 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 4 3 3.00 6 2 5.33 11 5 9.33 16 3 15.00 59.00 21.00 52.00 381.598 7529 88 32 12
13 2043 - RAVZA KIRAN 8 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 13 6 11.00 14 6 12.00 64.00 25.00 55.67 380.717 7604 89 33 13
14 2120 - AHMET ARDA SOLAK 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 2 6.33 10 4 8.67 12 5 10.33 60.00 19.00 53.66 372.609 8345 101 38 14
15 2081 - EBRAR KALENDER 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 5 10.33 13 7 10.67 63.00 24.00 54.99 372.060 8386 104 39 15
16 2066 - EBRAR ÇETİNKAYA 8 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 7 2 6.33 6 2 5.33 12 3 11.00 10 7 7.67 57.00 20.00 50.33 363.223 9231 116 44 16
17 2095 - AZİZ AŞÇIOĞLU 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 5 4.33 15 5 13.33 55.00 26.00 46.32 351.469 10374 131 47 17
18 2065 - ÇİĞDEM AZAKLI 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 4 7 1.67 15 5 13.33 58.00 23.00 50.34 347.395 10773 136 49 18
19 2030 - MEHMET AKİF YEMİŞ 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 3 3.00 9 9 6.00 9 8 6.33 53.00 28.00 43.66 338.931 11621 146 53 19
20 2041 - YUSUF AYSU 8 / B 15 5 13.33 5 5 3.33 3 6 1.00 5 4 3.67 8 4 6.67 12 5 10.33 48.00 29.00 38.33 336.666 11877 151 55 20
21 2031 - ÖMER ASAF KARAKOÇ 8 / A 15 5 13.33 4 6 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 10 9 7.00 52.00 25.00 43.67 331.467 12422 160 57 21
22 2070 - BERAT L DU AN 8 / A 17 3 16.00 6 2 5.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 6 3.00 8 10 4.67 52.00 25.00 43.67 329.696 12586 162 58 22
23 2008 - MURAT AYSU 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 3 5.00 7 5 5.33 10 10 6.67 49.00 32.00 38.33 317.405 13940 175 60 23
24 2039 - ESLEM ÖZTÜRK 8 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 2 0.33 8 2 7.33 9 11 5.33 45.00 28.00 35.66 312.299 14532 181 61 24
25 2023 - MÜBERRA YEŞİL 8 / A 14 6 12.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 3 5.00 6 8 3.33 10 9 7.00 46.00 36.00 34.00 309.703 14856 186 64 25
26 2053 - MUHAMMET CAN BALCI 8 / B 11 7 8.67 6 2 5.33 6 4 4.67 4 1 3.67 5 4 3.67 11 8 8.33 43.00 26.00 34.34 305.697 15289 191 66 26
27 2062 - BATUHAN SELÇUK 8 / B 13 5 11.33 4 5 2.33 2 4 0.67 10 0 10.00 3 4 1.67 10 6 8.00 42.00 24.00 34.00 304.341 15435 194 67 27
28 2094 - GÖZDE KARA 8 / B 14 3 13.00 7 2 6.33 5 5 3.33 3 4 1.67 5 2 4.33 6 9 3.00 40.00 25.00 31.66 301.465 15760 198 69 28
29 2044 - İREM AYBAŞ 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 7 2 6.33 8 1 7.67 4 4 2.67 6 10 2.67 44.00 27.00 35.01 292.755 16728 213 71 29
30 2067 - FATİH ULAÇ DEMİRCİ 8 / B 10 1 9.67 5 1 4.67 5 2 4.33 4 2 3.33 5 4 3.67 5 8 2.33 34.00 18.00 28.00 283.049 17842 235 74 30
31 2069 - CAN ATAK 8 / B 6 11 2.33 2 4 0.67 3 3 2.00 3 5 1.33 7 7 4.67 11 6 9.00 32.00 36.00 20.00 268.777 19524 251 78 31
32 2051 - BUĞRA BOZTÜRK 8 / B 11 3 10.00 4 1 3.67 3 5 1.33 6 2 5.33 4 6 2.00 2 3 1.00 30.00 20.00 23.33 267.546 19682 254 79 32
33 2011 - NİSA KURT 8 / C 5 4 3.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 8 7 5.67 34.00 20.00 27.34 264.008 20049 258 81 33
34 2009 - BUĞLEM ŞAHİN 8 / B 9 4 7.67 3 3 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 3 1.00 3 2 2.33 30.00 19.00 23.67 263.736 20077 259 82 34
35 2046 - EYMEN AKKAVUK 8 / B 9 7 6.67 4 4 2.67 3 5 1.33 3 1 2.67 5 5 3.33 7 12 3.00 31.00 34.00 19.67 261.293 20326 264 85 35
36 2102 - HİRANUR KÖROĞLU 8 / B 10 3 9.00 2 5 0.33 4 3 3.00 0 4 -1.33 2 1 1.67 5 4 3.67 23.00 20.00 16.34 260.368 20433 265 86 36
37 2001 - ECRİN ŞENOL 8 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 5 -0.67 6 9 3.00 32.00 37.00 19.67 259.828 20495 267 87 37
38 2112 - RABİA FERSİZ 8 / B 12 5 10.33 5 4 3.67 3 5 1.33 3 3 2.00 2 0 2.00 3 11 -0.67 28.00 28.00 18.66 257.076 20770 270 89 38
39 2029 - EMRE GÜNEŞ 8 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 7 1 6.67 2 5 0.33 3 7 0.67 6 9 3.00 30.00 35.00 18.34 251.127 21434 273 90 39
40 2071 - ŞEVVAL ÇANKAYA 8 / B 10 9 7.00 4 3 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 11 0.33 5 11 1.33 34.00 43.00 19.66 250.444 21505 274 91 40
41 2099 - KARDELEN ARSLAN 8 / C 6 5 4.33 6 4 4.67 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 5.67 24.00 20.00 17.34 249.813 21558 275 92 41
42 2092 - YUSUF GÖKÇE 8 / D 9 10 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 31.00 58.00 11.67 245.879 21948 281 95 42
43 2100 - ALİ F ANDI 8 / B 7 0 7.00 0 1 -0.33 2 1 1.67 3 2 2.33 2 1 1.67 2 1 1.67 16.00 6.00 14.01 245.316 22010 282 96 43
44 2079 - RABİA KARASAKAL 8 / C 9 3 8.00 0 1 -0.33 1 1 0.67 6 3 5.00 0 4 -1.33 4 3 3.00 20.00 15.00 15.01 244.512 22096 284 97 44
45 2048 - ERDEM TOSUN 8 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 2 3.33 5 15 0.00 27.00 39.00 14.00 244.123 22142 285 98 45
46 2118 - NİSA KANMAZ 8 / D 8 5 6.33 6 4 4.67 4 2 3.33 0 0 0.00 2 5 0.33 2 5 0.33 22.00 21.00 14.99 239.151 22628 289 101 46
47 2082 - SAİT FAİK MURTAZAOĞ 8 / B 7 7 4.67 4 5 2.33 6 4 4.67 3 0 3.00 1 2 0.33 4 12 0.00 25.00 30.00 15.00 233.739 23140 294 103 47
48 2026 - GİZEM ŞURA KI AN 8 / C 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 5 2.33 5 13 0.67 5 12 1.00 28.00 46.00 12.66 229.376 23543 298 107 48
49 2035 - ERVA MERDİN 8 / C 8 8 5.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 7 -0.33 3 5 1.33 20.00 33.00 8.99 227.218 23738 303 109 49
50 2012 - M BERKE ATAK 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 8 12 4.00 22.00 47.00 6.33 218.433 24507 313 112 50
51 2077 - EZGİ NUR BARLAS 8 / C 6 5 4.33 2 8 -0.67 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.33 12.00 19.00 5.66 216.997 24628 314 113 51
52 2000 - CEREN KAYAKAN 8 / C 6 8 3.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 12.00 31.00 1.66 210.439 25138 316 114 52
53 2097 - NAZ*I KAYA 8 / D 5 5 3.33 1 3 0.00 2 3 1.00 0 6 -2.00 4 10 0.67 3 10 -0.33 15.00 37.00 2.67 209.606 25204 317 115 53
54 9064 - BETÜL IŞIK 8 / C 4 9 1.00 1 9 -2.00 1 6 -1.00 1 3 0.00 4 3 3.00 2 5 0.33 13.00 35.00 1.33 207.989 25332 318 116 54
55 2052 - BERAT TIRAŞ 8 / D 5 6 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 6.00 3.00 207.797 25350 319 117 55
56 2038 - ATA BERAT ÖZTÜRK 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 12 3.00 7.00 12.00 3.00 207.120 25406 320 118 56
57 2003 - ERDEM KARA 8 / D 5 6 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 7.00 13.00 2.67 206.436 25450 322 119 57
58 2098 - EM ARTU ERKUL 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 2.00 7.33 205.801 25497 323 120 58
59 2015 - AYSİMA DURAK 8 / D 4 4 2.67 2 3 1.00 0 4 -1.33 1 3 0.00 0 5 -1.67 3 5 1.33 10.00 24.00 2.00 203.882 25633 325 121 59
60 2059 - EMİR EFE TÜYLÜ 8 / C 6 8 3.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 6 0.00 0 5 -1.67 1 6 -1.00 15.00 39.00 1.99 200.997 25832 326 122 60
61 0 - BERAT EF EAZAKLI 0 / 0 3 4 1.67 1 5 -0.67 1 5 -0.67 2 5 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 12.00 34.00 0.66 200.209 25890 327 123 61
62 2047 - SENA ÖZTÜRK 8 / B 3 5 1.33 2 5 0.33 1 4 -0.33 1 1 0.67 1 2 0.33 2 8 -0.67 10.00 25.00 1.66 200.109 25896 328 124 62
63 2054 - YİĞİT İŞBİLİR 8 / C 5 3 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 8 -2.67 3 6 1.00 13.00 42.00 -1.00 199.735 25918 329 125 63
64 2013 - YAĞMUR GÖKÇEAĞAÇ 8 / D 4 10 0.67 0 8 -2.67 4 4 2.67 1 6 -1.00 5 9 2.00 2 12 -2.00 16.00 49.00 -0.33 197.040 26074 332 126 64
65 2110 - YİĞİT HAMZA SELÇUK 8 / D 4 13 -0.33 4 5 2.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 5 14 0.33 15.00 45.00 0.00 193.357 26268 333 127 65
66 2060 - MUH*M ET ZEYTİN 8 / C 3 7 0.67 0 0 0.00 1 4 -0.33 0 5 -1.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 6.00 24.00 -1.99 191.756 26355 334 128 66
67 2093 - İSMAİLUTKU YILDIZ 8 / D 3 8 0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 9.00 29.00 -0.67 189.606 26445 336 130 67
68 2033 - HAZAL NİSA ÖZTÜRK 8 / C 1 5 -0.67 1 3 0.00 0 3 -1.00 2 1 1.67 1 5 -0.67 1 3 0.00 6.00 20.00 -0.67 189.605 26447 337 131 68
69 2021 - MURAT ÇE LİK 8 / C 0 1 -0.33 2 8 -0.67 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 2.00 13.00 -2.32 188.311 26496 338 132 69
70 2084 - BURAK ATAK 8 / D 4 9 1.00 0 7 -2.33 3 5 1.33 1 4 -0.33 3 14 -1.67 3 14 -1.67 14.00 53.00 -3.67 183.256 26660 340 133 70
71 2002 - KAYRA ŞENOL 8 / C 1 16 -4.33 0 8 -2.67 1 9 -2.00 0 8 -2.67 6 8 3.33 3 11 -0.67 11.00 60.00 -9.01 175.050 26855 341 134 71
72 2019 - GÖRKEM HELİMERĞÜN 8 / B 2 13 -2.33 1 6 -1.00 1 6 -1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 7 -2.33 11.00 45.00 -4.00 173.616 26876 342 135 72
73 2073 - UMUTCAN GÖKÇE 8 / C 1 7 -1.33 0 4 -1.33 0 5 -1.67 0 4 -1.33 0 7 -2.33 0 3 -1.00 1.00 30.00 -8.99 167.539 26938 343 136 73
74 2096 - BAHADIR GENÇ 8 / D 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 19 -5.33 3 17 -2.67 15.00 75.00 -10.00 158.110 26974 344 137 74




