
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 2023-24 7.SINIF D.SINAVI-3 16687 164 121 66

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.94 7.04 8.59 5.48 3.61 4.28 5.47 3.66 4.25 5.11 3.20 4.05 6.63 7.55 4.12 8.98 7.72 6.40 42.60 32.77 31.68 297.312

İl Ortalaması 12.00 6.21 9.93 6.38 2.96 5.40 5.75 3.39 4.62 6.13 2.71 5.23 7.48 6.15 5.42 10.58 6.74 8.33 48.32 28.16 38.93 321.009
Okul Ortalaması 9.53 7.61 6.99 5.33 3.91 4.03 4.79 4.23 3.38 4.77 3.41 3.64 6.32 6.00 4.32 8.77 7.74 6.19 39.52 32.89 28.55 287.684

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 2106 - RUVEYDA ÇINAR 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.00 486.172 111 2 2 1
2 3018 - EMİR ÖRENCİK 7 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 1 17.67 19 1 18.67 83.00 6.00 81.01 464.684 470 5 4 2
3 3051 - ELİF ERDOĞAN 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 20 0 20.00 82.00 8.00 79.34 460.847 549 7 6 3
4 3035 - ERDEM ÖZDEMİR 7 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 13 6 11.00 81.00 8.00 78.33 451.281 752 9 8 4
5 3057 - MEHMETALİ ATAR 7 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 18 2 17.33 78.00 12.00 74.00 442.302 947 11 10 5
6 3040 - BATIN DOĞAN 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 0 9.00 10 0 10.00 15 1 14.67 13 5 11.33 74.00 9.00 71.00 425.852 1381 20 15 6
7 3027 - MUSTAFA AŞÇIOĞLU 7 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 4 10.67 15 5 13.33 71.00 15.00 66.01 405.100 2037 30 21 7
8 0 - YALÇIN ONUR BİÇER 7 / A 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 1 9.67 15 2 14.33 67.00 6.00 65.01 404.188 2081 31 22 8
9 3095 - TOLGA GEYİK 7 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 16 4 14.67 15 5 13.33 68.00 22.00 60.66 403.688 2096 32 23 9

10 3007 - PUSAT ÖNDER 7 / A 17 1 16.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 4 7.67 15 3 14.00 65.00 14.00 60.34 394.277 2412 38 28 10
11 3038 - HÜMEYRA ŞAHİN 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 4 6.67 15 3 14.00 66.00 14.00 61.34 391.869 2503 40 30 11
12 3000 - RECEP ÇAL 7 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 8 2 7.33 17 2 16.33 64.00 13.00 59.66 387.553 2665 44 31 12
13 3065 - YİĞİT ALİ TAŞ 7 / A 7 7 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 14 2 13.33 16 4 14.67 64.00 16.00 58.68 376.237 3074 51 36 13
14 3044 - ALİKEREM DOĞAN 7 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 12 3 11.00 10 6 8.00 57.00 24.00 49.00 361.243 3752 61 42 14
15 3060 - BERAT ÇAVDAR 7 / B 13 5 11.33 6 4 4.67 4 5 2.33 6 4 4.67 9 5 7.33 16 3 15.00 54.00 26.00 45.33 356.298 3985 63 44 15
16 3046 - ZEHRA KAYA 7 / B 14 6 12.00 5 2 4.33 5 2 4.33 6 1 5.67 9 3 8.00 13 7 10.67 52.00 21.00 45.00 348.948 4355 66 47 16
17 3055 - GÖZDENUR TUFAN 7 / A 15 3 14.00 8 1 7.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 5 1.33 13 5 11.33 54.00 19.00 47.67 344.296 4616 67 48 17
18 3002 - ENES YAMAN 7 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 5 2 4.33 6 2 5.33 10 5 8.33 14 3 13.00 51.00 21.00 43.99 340.486 4831 69 50 18
19 3082 - Mİ *Ç BALCİ 7 / B 13 4 11.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 2 5.33 10 3 9.00 7 4 5.67 51.00 17.00 45.34 339.145 4895 70 51 19
20 3043 - İSMAİLHASAN KIRANCI 7 / A 12 5 10.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 2 8 -0.67 15 3 14.00 53.00 21.00 45.99 332.773 5252 71 52 20
21 3041 - ABDURRAHMAN KARAKAŞ 7 / B 11 6 9.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 5 0.33 11 5 9.33 51.00 19.00 44.66 317.420 6120 78 57 21
22 3008 - MELİH ÖZTÜRK 7 / B 11 8 8.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 3 1.00 12 5 10.33 10 7 7.67 43.00 35.00 31.33 315.182 6279 79 58 22
23 3079 - ENSAR KERSÜ 7 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 5 1.33 13 7 10.67 48.00 29.00 38.34 314.580 6303 80 59 23
24 3062 - TUĞRUL TUFAN 7 / A 9 1 8.67 5 0 5.00 5 1 4.67 4 1 3.67 3 1 2.67 10 2 9.33 36.00 6.00 34.01 305.016 6906 84 62 24
25 3011 - KENAN AŞIK 7 / B 9 8 6.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 1 5.67 7 6 5.00 12 5 10.33 43.00 31.00 32.66 304.035 6972 86 64 25
26 3012 - BETÜL ŞENGÜL 7 / B 12 8 9.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 2 5.33 9 6 7.00 41.00 32.00 30.33 301.668 7151 91 67 26
27 3081 - NAZLI GÖKCAN 7 / C 11 6 9.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 3 4.00 1 6 -1.00 12 7 9.67 44.00 27.00 35.00 299.148 7307 93 69 27
28 3004 - EMRULLAH AY 7 / B 11 7 8.67 3 5 1.33 3 6 1.00 4 3 3.00 6 6 4.00 10 7 7.67 37.00 34.00 25.67 289.732 7984 103 74 28
29 3031 - BERRE YILDIZ 7 / B 14 4 12.67 3 6 1.00 5 4 3.67 3 6 1.00 2 13 -2.33 10 7 7.67 37.00 40.00 23.68 281.707 8555 108 78 29
30 3037 - MELİSA BÜYÜKKURT 7 / B 12 5 10.33 4 6 2.00 5 3 4.00 5 3 4.00 4 8 1.33 7 8 4.33 37.00 33.00 25.99 280.145 8666 109 79 30
31 3053 - CEREN GÜLŞEN 7 / A 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 12 1.00 9 10 5.67 44.00 42.00 30.01 279.825 8686 110 80 31
32 3068 - RECEP EKE CAN 7 / B 9 9 6.00 3 6 1.00 2 8 -0.67 4 2 3.33 7 9 4.00 10 7 7.67 35.00 41.00 21.33 274.897 9051 111 81 32
33 3094 - YASİN CAMBAZ 7 / B 12 6 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 11 0.33 4 10 0.67 40.00 37.00 27.66 269.990 9431 113 82 33
34 3003 - YASİN AKKAYA 7 / B 10 8 7.33 4 5 2.33 6 3 5.00 1 4 -0.33 5 8 2.33 6 9 3.00 32.00 37.00 19.66 261.791 10035 117 85 34
35 3073 - ZEHRANUR KARAKOÇ 7 / C 7 7 4.67 4 3 3.00 6 2 5.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 9 5 7.33 30.00 26.00 21.33 260.073 10179 119 86 35
36 3076 - TU* A YILMAZ 7 / B 7 8 4.33 5 3 4.00 4 5 2.33 4 2 3.33 5 5 3.33 7 11 3.33 32.00 34.00 20.65 257.588 10391 122 87 36
37 3061 - EFEAAN YAVUZ 7 / C 10 6 8.00 2 7 -0.33 4 4 2.67 5 5 3.33 4 8 1.33 5 10 1.67 30.00 40.00 16.67 251.625 10864 125 89 37
38 3063 - ELİF NAZLI AKAN 7 / D 10 9 7.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 5 4 3.67 3 14 -1.67 9 10 5.67 31.00 50.00 14.34 246.372 11278 127 90 38
39 3024 - EYMEN BAYRAM 7 / B 2 7 -0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 0 2.00 0 0 0.00 10 5 8.33 23.00 23.00 15.33 240.335 11790 128 91 39
40 6063 - TALHA YUSUF AYDOĞAN 7 / D 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 5 15 0.00 32.00 58.00 12.66 240.021 11811 129 92 40
41 0 - EMRE KESKİN 7 / D 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 33.00 57.00 14.01 235.197 12202 131 94 41
42 3080 - KADER GÖKCAN 7 / C 6 8 3.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 3 4.00 0 1 -0.33 7 9 4.00 25.00 33.00 14.00 235.195 12203 132 95 42
43 3019 - ALEYNA SARITAŞ 7 / C 8 5 6.33 5 3 4.00 2 3 1.00 4 3 3.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 21.00 23.00 13.33 231.243 12542 134 97 43
44 3033 - EREN GÜLER 7 / C 5 4 3.67 6 4 4.67 1 2 0.33 0 0 0.00 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 38.00 11.33 230.262 12626 135 98 44
45 3026 - TUAN TEKİN 7 / C 7 4 5.67 4 3 3.00 1 2 0.33 1 0 1.00 0 1 -0.33 1 1 0.67 14.00 11.00 10.34 227.901 12839 136 99 45
46 2114 - YUSUF TÜRİT 7 / B 8 12 4.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 10 0.67 7 13 2.67 26.00 57.00 7.01 225.828 13036 139 101 46
47 3021 - UMUT ŞENGÜL 7 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 4 4.67 7 13 2.67 6 14 1.33 30.00 60.00 10.00 224.572 13152 140 102 47
48 3034 - IRMAK RÜYA KAYA 7 / C 6 6 4.00 1 6 -1.00 5 4 3.67 3 7 0.67 0 0 0.00 4 8 1.33 19.00 31.00 8.67 223.944 13210 141 103 48
49 3009 - İREM SUDE ÖZDEMİR 7 / C 5 8 2.33 3 6 1.00 4 3 3.00 1 7 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 20.00 37.00 7.66 221.646 13414 143 104 49
50 3022 - GÖRKEM YUŞA AKBAŞ 7 / C 4 7 1.67 5 1 4.67 2 8 -0.67 2 0 2.00 3 8 0.33 5 9 2.00 21.00 33.00 10.00 221.189 13462 144 105 50
51 0 - KEREM AZAKLI 7 / D 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 218.673 13682 146 106 51
52 3030 - KEREM ALİ KOC BAŞ 0 / 0 8 11 4.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 24.00 65.00 2.33 216.971 13839 147 107 52
53 3045 - ESLEM YILDIRIM 7 / C 4 11 0.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 5 0.33 7 10 3.67 22.00 46.00 6.66 216.342 13889 148 108 53
54 3036 - MUHAMMET ARSLAN 7 / C 5 8 2.33 3 5 1.33 3 4 1.67 2 4 0.67 3 7 0.67 3 9 0.00 19.00 37.00 6.67 214.132 14083 149 109 54
55 3006 - TAHA DUMAN 7 / C 6 13 1.67 3 7 0.67 4 4 2.67 4 0 4.00 2 8 -0.67 5 14 0.33 24.00 46.00 8.67 212.742 14205 150 110 55
56 3075 - ALİ EFE ÇELİK 7 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 208.678 14545 152 111 56
57 0 - AU * ***İNÇ 7 / D 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 16.00 34.00 4.67 206.611 14716 153 112 57
58 3001 - ELİFT EKİN 7 / C 6 10 2.67 4 3 3.00 0 3 -1.00 2 3 1.00 0 0 0.00 1 8 -1.67 13.00 27.00 4.00 204.084 14935 155 113 58
59 3048 - DİLARA YILDIZ 7 / C 3 15 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 8 12 4.00 19.00 49.00 2.67 202.879 15028 156 114 59
60 3029 - SÜM*Y E INCEL 7 / D 10 10 6.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 21.00 69.00 -2.00 202.601 15057 157 115 60
61 3096 - YİĞİTG ÖKDAĞ 7 / D 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.67 200.484 15230 158 116 61
62 2284 - SILA NUR ÇAM 7 / D 2 8 -0.67 2 3 1.00 3 2 2.33 2 4 0.67 2 8 -0.67 1 7 -1.33 12.00 32.00 1.33 190.606 15907 160 117 62
63 3078 - UFUK 0 / 0 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 32.00 -2.66 186.285 16167 161 118 63
64 3020 - SALİH ARDA GÖKMEN 7 / C 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 9 2.00 1 14 -3.67 17.00 62.00 -3.68 177.567 16481 162 119 64
65 3014 - BÜŞRA AYSU 7 / D 4 16 -1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 4 15 -1.00 18.00 71.00 -5.66 172.224 16573 163 120 65
66 0 - ŞEYMA KOLSUZ 7 / D 2 16 -3.33 3 5 1.33 4 5 2.33 3 5 1.33 3 13 -1.33 2 15 -3.00 17.00 59.00 -2.67 170.890 16592 164 121 66


