
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 2023-24 6.SINIF D.SINAVI-3 15014 313 194 97

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.32 8.88 6.36 5.15 4.12 3.77 4.24 4.86 2.62 4.39 4.07 3.03 7.62 8.85 4.68 9.15 8.47 6.32 39.86 39.23 26.79 284.215

İl Ortalaması 11.07 7.29 8.64 6.28 3.16 5.23 4.58 4.56 3.06 6.25 2.95 5.27 9.80 6.97 7.47 11.32 7.08 8.96 49.31 32.02 38.64 323.534
Okul Ortalaması 8.37 10.09 5.01 5.33 4.21 3.93 3.73 5.47 1.91 4.42 4.36 2.97 7.70 9.40 4.57 9.35 9.56 6.17 38.91 43.09 24.54 276.019

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 2216 - KAYRA D ÇAY 6 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 82.00 8.00 79.34 467.426 179 8 3 1
2 2217 - YUNUS EMRE KAÇMAZ 6 / A 16 3 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 18 2 17.33 80.00 8.00 77.33 452.265 379 19 7 2
3 2228 - ENES AVCI 6 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 16 2 15.33 18 2 17.33 77.00 10.00 73.66 446.322 465 22 10 3
4 2212 - BİLAL HAMZA GÜMÜŞ 6 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 17 2 16.33 17 3 16.00 75.00 14.00 70.33 435.615 684 28 15 4
5 2232 - ESMA ECRİ YAŞA 6 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 19 0 19.00 17 3 16.00 74.00 15.00 69.00 434.404 718 29 16 5
6 2203 - BURAK ALİ LİMON 6 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 16 3 15.00 15 5 13.33 76.00 13.00 71.67 432.871 746 33 19 6
7 2240 - ECRİN SENA SEZGİN 6 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 15 3 14.00 16 4 14.67 75.00 13.00 70.67 431.908 761 34 20 7
8 2200 - ABDULSAMED YILMAZ 6 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 4 13.67 18 2 17.33 75.00 14.00 70.34 429.593 812 35 21 8
9 2219 - HÜSEYİN KALKAN 6 / A 12 5 10.33 7 2 6.33 7 1 6.67 6 1 5.67 17 3 16.00 18 0 18.00 67.00 12.00 63.00 413.717 1210 59 25 9

10 2198 - GÜLPERİ ÖZDEMİR 6 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 12 7 9.67 16 4 14.67 70.00 19.00 63.67 407.584 1373 65 28 10
11 22 - ZEYNEP DEMİRTAŞ 6 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 14 5 12.33 15 5 13.33 69.00 20.00 62.34 402.348 1521 69 31 11
12 2252 - EMİRH N DURAK 6 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 17 3 16.00 16 4 14.67 69.00 21.00 62.00 400.768 1579 73 32 12
13 2223 - ENSAR HİZARCI 6 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 5 2.33 17 3 16.00 14 6 12.00 64.00 25.00 55.66 394.546 1771 78 34 13
14 2191 - HİFA ÇETİNNAR 6 / B 11 8 8.33 9 1 8.67 4 5 2.33 9 1 8.67 16 3 15.00 17 3 16.00 66.00 21.00 59.00 392.699 1819 79 35 14
15 2209 - BURAK EREN 6 / B 13 4 11.67 7 2 6.33 6 3 5.00 8 1 7.67 13 2 12.33 16 3 15.00 63.00 15.00 58.00 391.407 1857 82 36 15
16 2260 - YAĞMUR DUMAN 6 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 7 7.67 15 5 13.33 66.00 21.00 59.01 388.308 1957 84 38 16
17 2225 - POYRAZ AKDENİZ 6 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 9 1 8.67 14 3 13.00 11 6 9.00 61.00 22.00 53.68 377.848 2326 100 49 17
18 2265 - YUSUF KABATAŞ 6 / A 11 6 9.00 9 1 8.67 5 3 4.00 4 4 2.67 13 3 12.00 15 5 13.33 57.00 22.00 49.67 365.969 2764 115 58 18
19 2277 - ULUS AHMET ŞENTÜRK 6 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 13 5 11.33 12 7 9.67 59.00 26.00 50.33 365.502 2780 116 59 19
20 2201 - BEDİRHAN YILDIZ 6 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 13 7 10.67 16 4 14.67 60.00 30.00 50.01 363.330 2861 118 61 20
21 2278 - EMİR İSMAİLOĞLU 6 / A 13 5 11.33 5 3 4.00 6 3 5.00 6 3 5.00 12 2 11.33 12 3 11.00 54.00 19.00 47.66 361.273 2948 121 64 21
22 2237 - RABİA ZEYTİN 6 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 9 3 8.00 13 7 10.67 59.00 23.00 51.33 358.576 3044 123 66 22
23 2205 - ESİLA Ç*İK 6 / A 12 7 9.67 6 3 5.00 4 6 2.00 8 2 7.33 12 4 10.67 14 5 12.33 56.00 27.00 47.00 356.212 3133 126 67 23
24 2192 - BATUHAN ŞİMŞİR 6 / B 10 9 7.00 10 0 10.00 4 6 2.00 0 5 -1.67 11 2 10.33 17 3 16.00 52.00 25.00 43.66 353.052 3246 128 68 24
25 2244 - HİRANUR KADIOĞLU 6 / B 12 6 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 5 4 3.67 9 8 6.33 14 6 12.00 57.00 26.00 48.33 348.864 3407 131 70 25
26 2280 - BÜŞRA KARA 6 / A 14 5 12.33 6 2 5.33 6 4 4.67 6 1 5.67 11 6 9.00 10 6 8.00 53.00 24.00 45.00 345.941 3510 134 73 26
27 2249 - AYSİMA YAREN İLTER 6 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 10 2.67 13 5 11.33 56.00 28.00 46.67 339.164 3761 142 79 27
28 2220 - AYŞE NİHAL ANDI 6 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 6 10 2.67 11 6 9.00 56.00 27.00 47.00 337.034 3849 143 80 28
29 2254 - ESLEM YAMAN 6 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 2 6.33 11 8 8.33 11 9 8.00 51.00 36.00 38.99 329.276 4185 154 86 29
30 2276 - ÖMER ŞÜKRÜ SONA Y 6 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 1 1 0.67 0 2 -0.67 14 6 12.00 10 9 7.00 44.00 29.00 34.33 321.928 4507 165 92 30
31 2251 - SÜMEYYE SARAÇ 6 / B 13 6 11.00 3 4 1.67 1 8 -1.67 7 1 6.67 7 6 5.00 13 4 11.67 44.00 29.00 34.34 321.639 4526 166 93 31
32 2282 - BEYZA BAYIL 6 / B 10 10 6.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 9 1.00 17 3 16.00 51.00 32.00 40.33 321.567 4529 167 94 32
33 2267 - NAİM HAKTAN DURAK 6 / B 8 12 4.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 7 0.67 10 10 6.67 14 6 12.00 50.00 40.00 36.68 314.326 4902 176 101 33
34 2256 - HAKTAN SARI 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 4 3 3.00 7 1 6.67 8 8 5.33 7 10 3.67 45.00 28.00 35.67 306.145 5330 185 105 34
35 2272 - HAMZA IŞIK 6 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 4 4 2.67 6 2 5.33 5 7 2.67 6 4 4.67 39.00 28.00 29.67 291.856 6080 200 114 35
36 2197 - CANSU PAKKO 6 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 15 0.00 12 8 9.33 47.00 43.00 32.67 290.140 6185 202 116 36
37 0 - EMİR ÖZTÜRK 6 / B 11 7 8.67 6 3 5.00 5 4 3.67 0 9 -3.00 7 9 4.00 10 9 7.00 39.00 41.00 25.34 289.113 6243 205 117 37
38 2289 - KADİR SELİM ATALAN 6 / B 7 12 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 10 8 7.33 10 9 7.00 43.00 43.00 28.67 286.462 6394 207 118 38
39 2264 - MİRAÇ GÖKBAYRAK 6 / C 10 9 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 11 9 8.00 40.00 49.00 23.67 282.813 6620 209 119 39
40 2218 - ANIL BAKIR 6 / B 5 11 1.33 9 1 8.67 6 3 5.00 4 3 3.00 4 12 0.00 14 5 12.33 42.00 35.00 30.33 279.842 6794 211 121 40
41 2210 - AZRA AS * AZAKL I 6 / C 5 7 2.67 8 2 7.33 5 2 4.33 7 1 6.67 2 4 0.67 11 7 8.67 38.00 23.00 30.34 275.455 7086 216 122 41
42 2292 - BERAT TUĞRUL ATEŞ 6 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 8 7.33 13 6 11.00 23.00 14.00 18.33 271.286 7338 218 124 42
43 2226 - MEDİNE ÖNAL 6 / D 6 9 3.00 5 2 4.33 5 3 4.00 1 0 1.00 3 7 0.67 12 4 10.67 32.00 25.00 23.67 270.962 7361 219 125 43
44 2199 - YUŞA TAN 6 / B 8 10 4.67 7 3 6.00 4 2 3.33 0 0 0.00 4 8 1.33 11 9 8.00 34.00 32.00 23.33 270.027 7420 220 126 44
45 2245 - ZEYNEP KURT 6 / B 5 11 1.33 7 2 6.33 3 6 1.00 5 4 3.67 5 6 3.00 11 7 8.67 36.00 36.00 24.00 267.025 7595 221 127 45
46 2258 - YUNUS EMRE FIRTINA 6 / C 10 9 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 8 11 4.33 7 11 3.33 36.00 49.00 19.67 265.899 7662 223 129 46
47 2236 - NİSA NUR AKTAŞ 6 / D 7 7 4.67 5 3 4.00 3 4 1.67 2 2 1.33 3 3 2.00 8 3 7.00 28.00 22.00 20.67 264.272 7777 224 130 47
48 2234 - RAVZA ÖZÇINAR 6 / 0 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.32 247.912 8899 234 135 48
49 2211 - BULEM AKÇAY 6 / D 3 7 0.67 5 0 5.00 2 4 0.67 4 1 3.67 2 6 0.00 9 3 8.00 25.00 21.00 18.01 245.788 9051 235 136 49
50 2246 - CELİL MERDİN 6 / C 5 10 1.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 4 2.67 3 4 1.67 8 9 5.00 30.00 37.00 17.68 245.030 9108 236 137 50
51 2275 - NİSANUR AYHAN 6 / D 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 10 10 6.67 33.00 57.00 14.01 241.752 9348 238 139 51
52 2268 - ARDA KARADERE 6 / B 8 7 5.67 3 5 1.33 1 8 -1.67 2 7 -0.33 3 8 0.33 8 8 5.33 25.00 43.00 10.66 241.335 9377 239 140 52
53 2263 - EYMEN YILMAZ 6 / B 6 7 3.67 4 3 3.00 2 5 0.33 1 9 -2.00 4 9 1.00 7 5 5.33 24.00 38.00 11.33 239.552 9524 240 141 53
54 2243 - YİĞİT TOPAL 0 / 0 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 6 14 1.33 11 9 8.00 31.00 58.00 11.67 237.290 9705 242 142 54
55 2253 - MÜCAHİT ÇOBAN 6 / C 8 12 4.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 8 12 4.00 34.00 56.00 15.33 234.615 9900 246 145 55
56 2269 - BUKET EFSA AYBAŞ 6 / D 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 2 1.33 5 2 4.33 7 4 5.67 2 14 -2.67 23.00 35.00 11.32 230.280 10269 250 146 56
57 2196 - MUHAMMET E AKKUŞ 6 / C 7 12 3.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 2 7 -0.33 9 8 6.33 4 16 -1.33 27.00 57.00 8.01 229.233 10376 251 147 57
58 2238 - ÖMER ŞENTÜRK 6 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 31.00 59.00 11.33 229.208 10381 252 148 58
59 2286 - DUYGU TETİK 6 / D 1 3 0.00 5 1 4.67 2 6 0.00 1 0 1.00 2 3 1.00 6 3 5.00 17.00 16.00 11.67 228.911 10408 253 149 59
60 2285 - SEVDENUR ŞİMŞİR 6 / D 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 2 3 1.00 0 0 0.00 8 11 4.33 21.00 37.00 8.66 227.940 10492 255 150 60
61 2206 - MEHMET KILIÇZ 6 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 224.480 10792 258 152 61
62 2299 - ASİYE MURTAZAOĞLU 6 / C 6 13 1.67 3 6 1.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 30.00 58.00 10.68 223.524 10865 259 153 62
63 2296 - YASİR KOCABAY 6 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 9 11 5.33 27.00 63.00 6.01 221.251 11099 261 155 63
64 2270 - MERİÇ AŞÇIOĞLU 6 / B 5 15 0.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 29.00 61.00 8.67 215.325 11624 266 157 64
65 2250 - EREN YÜKSEL 6 / B 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 214.926 11664 267 158 65
66 2204 - EFE CAN ESEN 6 / D 4 16 -1.33 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 31.00 59.00 11.34 213.658 11762 269 159 66
67 2255 - MUSTAFA BERATT RAN 6 / D 5 15 0.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 33.00 57.00 14.01 210.478 12056 273 161 67
68 2288 - YİĞİT KESKİN 6 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 6 0.00 2 15 -3.00 9 10 5.67 26.00 58.00 6.67 209.242 12185 274 162 68
69 2281 - ENES ÇİÇEK 6 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.66 206.927 12371 275 163 69
70 2190 - MUHAMMET ALİ GÜL 6 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 10 10 6.67 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 206.241 12434 276 164 70
71 2271 - ADEM ARSLAN 6 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 15 -1.00 7 13 2.67 25.00 64.00 3.67 205.198 12511 278 165 71
72 2193 - SEMANUR KOÇ 6 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 13 2.67 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.68 203.778 12648 279 166 72
73 229 - BEDİRHAN BARLAS 6 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 14 0.33 24.00 65.00 2.33 203.116 12700 280 167 73
74 0 - OĞUZHAN KOÇ 0 / 0 7 11 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 9 -3.00 5 14 0.33 4 16 -1.33 22.00 64.00 0.66 202.690 12742 281 168 74
75 0 - *A 6 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 201.774 12828 283 169 75
76 2291 - EREN DOĞAN 6 / C 8 12 4.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 7 3 6.00 7 13 2.67 1 19 -5.33 24.00 66.00 2.01 200.914 12912 284 170 76
77 2202 - BUĞLEM SARE METİN 6 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 13 1.67 3 17 -2.67 24.00 65.00 2.33 199.180 13073 286 172 77
78 2287 - MEHMETEFE DOĞAN 6 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 24.00 66.00 2.01 197.389 13246 287 173 78
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79 2262 - D E N İ Z Ö Z K AN 6 / D 3 16 -2.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 22.00 66.00 0.01 195.127 13431 288 174 79
80 2215 - ELANUR KILIÇ 6 / C 4 16 -1.33 2 7 -0.33 3 5 1.33 1 5 -0.67 2 18 -4.00 9 11 5.33 21.00 62.00 0.33 194.894 13455 289 175 80
81 2248 - ALİEYMENAZAKLI 6 / C 7 13 2.67 0 10 -3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 18.00 72.00 -5.99 187.994 14006 294 178 81
82 2230 - EMİRHAN ÇOBANOĞLU 6 / C 8 12 4.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 2 18 -4.00 21.00 69.00 -2.00 187.884 14016 295 179 82
83 2247 - TUĞSEM CENGİZ 6 / C 3 15 -2.00 1 8 -1.67 1 7 -1.33 2 6 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 13.00 50.00 -3.67 186.228 14141 296 180 83
84 2279 - BEDİRHAN YÜCE 6 / D 2 18 -4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 185.196 14192 298 181 84
85 2213 - TÜLAY KAYA 6 / C 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.01 184.191 14259 299 182 85
86 2227 - AE R* ÇINAR 6 / D 1 19 -5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 14 0.33 6 14 1.33 22.00 67.00 -0.33 183.864 14275 300 183 86
87 0 - BEDİRHAN ATİK 6 / B 3 15 -2.00 4 6 2.00 0 8 -2.67 3 5 1.33 3 14 -1.67 5 12 1.00 18.00 60.00 -2.01 183.339 14306 301 184 87
88 2195 - MERT EFE KARAT* 6 / D 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 19.00 66.00 -3.00 183.186 14326 302 185 88
89 2318 - EMRE POLAT ERTÜRK 6 / D 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 5 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 19.00 67.00 -3.34 181.761 14396 303 186 89
90 2241 - ERDEM GÖRTÜRK 6 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.67 179.032 14520 305 187 90
91 22008 - ESLEM ŞAHİN 0 / 0 4 16 -1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 24.00 66.00 2.01 178.780 14530 306 188 91
92 2235 - YUSUF ARDAÖZ CAN 6 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 17.00 73.00 -7.34 175.686 14636 307 189 92
93 2222 - KADİR AKDENİZ 6 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 18.00 72.00 -6.00 175.100 14657 308 190 93
94 2242 - MERTTTOPAL 6 / D 2 18 -4.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.00 173.354 14715 310 191 94
95 2266 - YAĞIZ G * Ş 6 / D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 5 15 0.00 17.00 73.00 -7.33 165.440 14879 311 192 95
96 2229 - ÖMER TALHA SAKA 6 / D 3 17 -2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 19 -5.33 4 16 -1.33 18.00 72.00 -6.00 161.415 14936 312 193 96
97 2273 - MUSTAFA YASİR USTA 6 / D 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 3 17 -2.67 15.00 75.00 -10.01 157.814 14972 313 194 97


