
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya GEYVE Osmangazi Ortaokulu 2023-24 5.SINIF D.SINAVI-3 15090 238 183 100

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.00 8.61 7.13 5.45 3.97 4.13 4.90 4.42 3.42 3.92 4.88 2.30 8.02 9.53 4.85 8.57 9.59 5.37 40.86 41.01 27.20 285.360

İl Ortalaması 11.00 7.66 8.45 5.95 3.56 4.76 5.31 4.14 3.93 5.30 3.96 3.98 8.81 8.76 5.89 9.77 8.70 6.87 46.15 36.79 33.89 306.286
Okul Ortalaması 10.94 8.22 8.20 5.78 3.89 4.48 5.42 4.23 4.01 5.17 4.31 3.73 8.55 9.60 5.35 9.46 9.21 6.39 45.32 39.46 32.17 300.234

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 2373 - EBRAR TAN 5 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 20 0 20.00 88.00 2.00 87.33 488.642 13 1 1 1
2 2303 - ERVA LİYA AKTAŞ 5 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 18 2 17.33 81.00 9.00 77.99 459.471 257 9 7 2
3 2382 - AHMET ŞENEL 5 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 17 3 16.00 17 3 16.00 79.00 11.00 75.33 451.612 361 11 9 3
4 2309 - ZEYNE UÇAR 5 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 14 5 12.33 79.00 10.00 75.67 450.383 386 14 11 4
5 2301 - RANA ÜSTÜN 5 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 17 3 16.00 18 2 17.33 75.00 15.00 69.99 438.818 599 17 13 5
6 2328 - BAHATTİN EFE GÜLPEK 5 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 16 4 14.67 76.00 14.00 71.34 434.632 679 18 14 6
7 2 - HAYDAR YAMAN 5 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 15 5 13.33 76.00 14.00 71.34 431.341 757 20 16 7
8 2383 - EMRE KURT 5 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 15 4 13.67 16 4 14.67 74.00 15.00 69.00 428.173 811 21 17 8
9 2356 - ÖMERFARUK TOPRAK 5 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 0 10 -3.33 17 3 16.00 18 2 17.33 67.00 23.00 59.34 419.510 1007 23 18 9

10 2410 - YÜSRA YAŞAR 5 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 19 1 18.67 16 3 15.00 72.00 17.00 66.34 419.411 1008 24 19 10
11 2377 - KERİM YILDIRIM 5 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 73.00 17.00 67.34 417.112 1066 26 21 11
12 2302 - ELİF BEYZA ÇİL 5 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 5 13.33 15 5 13.33 74.00 16.00 68.67 416.204 1089 28 22 12
13 2364 - SELİNAY CENGİZ 5 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 14 5 12.33 17 3 16.00 71.00 18.00 65.00 413.862 1160 29 23 13
14 2311 - EFE BERK AKKAYA 5 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 4 5 2.33 9 0 9.00 15 4 13.67 17 3 16.00 67.00 18.00 61.00 400.585 1526 36 26 14
15 2357 - ESMANUR AYHAN 5 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 12 4 10.67 14 6 12.00 64.00 22.00 56.68 396.717 1639 39 28 15
16 2318 - ÖMER ÇAKIR 5 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 5 4 3.67 9 1 8.67 13 4 11.67 17 3 16.00 65.00 20.00 58.34 390.456 1833 42 30 16
17 2333 - ELİF AFRA AY 5 / B 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 5 4 3.67 13 4 11.67 12 6 10.00 64.00 19.00 57.68 389.987 1843 43 31 17
18 2300 - KAYRA YUSUF BALCI 5 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 3 13.00 13 6 11.00 67.00 19.00 60.66 388.804 1874 44 32 18
19 2393 - EYÜP ENSAR PEŞLİ 5 / B 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 16 4 14.67 13 7 10.67 64.00 24.00 56.00 386.228 1969 46 34 19
20 2327 - EGE MUHARREM ŞAHİN 5 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 4 13.67 14 6 12.00 67.00 22.00 59.67 384.394 2031 47 35 20
21 2359 - MİHRİMAH YILMAZ 5 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 6 8.00 13 7 10.67 65.00 21.00 58.00 381.564 2132 50 37 21
22 2381 - AYŞE ŞENEL 5 / B 12 6 10.00 7 2 6.33 6 3 5.00 7 2 6.33 15 3 14.00 14 3 13.00 61.00 19.00 54.66 380.982 2151 52 39 22
23 2308 - ELİF ÖNDER 5 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 9 0 9.00 9 1 8.67 12 4 10.67 12 7 9.67 64.00 18.00 58.01 380.171 2183 55 41 23
24 2407 - YUSUF KEREM 5 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 12 5 10.33 13 7 10.67 62.00 24.00 54.00 375.838 2331 58 42 24
25 2380 - BETÜL RANA KÖK 5 / A 17 3 16.00 4 6 2.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 6 9.00 13 7 10.67 61.00 26.00 52.34 374.408 2367 61 45 25
26 2365 - ÖMER ASAF ÖZTÜRK 5 / A 14 4 12.67 6 3 5.00 4 6 2.00 7 2 6.33 15 4 13.67 13 7 10.67 59.00 26.00 50.34 373.668 2403 63 47 26
27 0 - BERAT SALMAN 5 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 12 4.00 17 3 16.00 62.00 28.00 52.66 368.362 2613 67 50 27
28 2330 - MİRAY DAĞDELEN 5 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 8 7.33 10 8 7.33 62.00 24.00 53.99 365.989 2702 69 51 28
29 2349 - NİSANUR ÇAKIR 5 / B 16 4 14.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 2 7.33 13 5 11.33 12 8 9.33 58.00 30.00 47.99 365.610 2713 70 52 29
30 2317 - NİSANUR ALP 5 / B 18 1 17.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 3 5.00 12 1 11.67 6 7 3.67 54.00 20.00 47.35 360.558 2919 72 54 30
31 2335 - BURAK ASAF KOÇ 5 / B 11 7 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 3 6 1.00 13 4 11.67 14 5 12.33 56.00 26.00 47.33 358.915 2986 75 56 31
32 2338 - ELİF NAZ DUMAN 5 / B 14 6 12.00 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 7 10.67 11 9 8.00 59.00 31.00 48.67 356.160 3083 78 58 32
33 2363 - ZEYNEP ÖZTÜRK 5 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 5 5 3.33 4 4 2.67 9 8 6.33 12 7 9.67 55.00 28.00 45.66 355.129 3121 80 59 33
34 2319 - ELİF ALTIPARMAK 5 / B 16 2 15.33 5 3 4.00 9 0 9.00 7 3 6.00 10 8 7.33 10 9 7.00 57.00 25.00 48.66 354.265 3158 81 60 34
35 2334 - SÜMEYYE KAYA 5 / B 15 4 13.67 4 3 3.00 6 4 4.67 3 6 1.00 14 2 13.33 9 8 6.33 51.00 27.00 42.00 352.379 3238 85 63 35
36 2351 - MELEK SALMAN 5 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 6 8.00 9 10 5.67 58.00 27.00 49.00 347.121 3446 86 64 36
37 2331 - ZEYNEP BERRE YİĞİT 5 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 11 7 8.67 11 9 8.00 54.00 32.00 43.33 339.257 3771 90 66 37
38 2337 - RABİA SARIKAN 5 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 12 8 9.33 10 10 6.67 55.00 35.00 43.33 337.284 3868 93 69 38
39 2332 - AZRA NUR CANTÜRK 5 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 8 4.33 10 10 6.67 56.00 29.00 46.34 335.960 3923 94 70 39
40 2313 - AYŞE BERİL DUMAN 5 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 11 1.33 13 6 11.00 53.00 31.00 42.66 333.842 4021 95 71 40
41 2348 - AYAZ SANCAR 5 / B 8 12 4.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 14 4 12.67 11 9 8.00 54.00 34.00 42.67 329.159 4235 97 73 41
42 2392 - ELİF ZÜLAL ANDI 5 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 5 13 0.67 10 10 6.67 53.00 35.00 41.34 317.015 4833 106 82 42
43 2386 - KORAY SELÇUK 5 / B 16 4 14.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 6 6.00 5 13 0.67 49.00 33.00 38.01 315.057 4963 110 85 43
44 2320 - HAYRUNNİSA AKYOL 5 / B 13 5 11.33 10 0 10.00 7 2 6.33 8 1 7.67 7 7 4.67 5 10 1.67 50.00 25.00 41.67 311.025 5166 112 87 44
45 2366 - EYMEN YEL 5 / C 14 4 12.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 14 0.33 9 11 5.33 52.00 35.00 40.33 309.912 5231 114 89 45
46 2395 - YAĞMUR YILDIZ 5 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 7 13 2.67 9 11 5.33 50.00 40.00 36.67 308.396 5318 115 90 46
47 2324 - ASYA KAHYAOĞLU 5 / B 13 3 12.00 6 2 5.33 5 4 3.67 10 0 10.00 5 4 3.67 4 8 1.33 43.00 21.00 36.00 298.960 5813 126 98 47
48 2329 - CEYLAN AZADE ALTAY 5 / C 16 3 15.00 6 3 5.00 3 6 1.00 2 6 0.00 7 7 4.67 6 12 2.00 40.00 37.00 27.67 298.326 5862 127 99 48
49 2322 - MEDİNEYÜCE 5 / D 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 13 2.67 9 11 5.33 46.00 44.00 31.34 296.680 5953 128 100 49
50 2367 - ERDEM BULUT 5 / D 11 9 8.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 12 8 9.33 41.00 49.00 24.66 293.753 6123 131 101 50
51 2341 - ELİF SUDE AY 5 / B 12 3 11.00 4 5 2.33 3 7 0.67 5 4 3.67 5 8 2.33 7 5 5.33 36.00 32.00 25.33 285.163 6628 132 102 51
52 2307 - TUSEM YILDIRIM 5 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 14 1.33 8 12 4.00 44.00 46.00 28.66 284.646 6657 133 103 52
53 2350 - İNCİ AY 5 / D 14 6 12.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 9 8.00 42.00 48.00 26.00 284.302 6679 134 104 53
54 2360 - BÜŞRANUR YEL 5 / E 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 5 1 4.67 7 12 3.00 8 11 4.33 43.00 41.00 29.34 280.591 6933 137 107 54
55 2344 - YASİN KISA 5 / C 5 10 1.67 6 2 5.33 8 2 7.33 8 1 7.67 2 11 -1.67 13 3 12.00 42.00 29.00 32.33 278.755 7062 138 108 55
56 2312 - YUNUS KABASAKAL AK 5 / C 8 10 4.67 6 3 5.00 7 2 6.33 5 4 3.67 5 13 0.67 10 8 7.33 41.00 40.00 27.67 274.021 7388 139 109 56
57 2376 - BUĞLM AKAN 5 / E 11 9 8.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 9 11 5.33 38.00 52.00 20.67 271.441 7537 141 110 57
58 2402 - ASLI SILA MERDİN 5 / C 13 7 10.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 40.00 50.00 23.34 269.907 7643 142 111 58
59 2384 - SELİN SERTTÜRK 5 / D 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 14 1.33 12 8 9.33 38.00 52.00 20.66 265.994 7932 145 114 59
60 2369 - ELİF TEPE 5 / C 9 6 7.00 5 3 4.00 5 3 4.00 4 4 2.67 3 12 -1.00 7 6 5.00 33.00 34.00 21.67 259.843 8339 151 119 60
61 2372 - YUSUF YAĞIZ AKAR 5 / E 12 8 9.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 38.00 52.00 20.67 259.810 8341 152 120 61
62 2375 - KEMALCAN AYHAN 5 / D 11 9 8.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 8 12 4.00 33.00 57.00 14.00 253.803 8746 158 124 62
63 2406 - SAMET ÇELİK 5 / D 10 10 6.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 33.00 57.00 14.00 252.869 8817 159 125 63
64 2398 - ERVANUR SEVİNÇ 5 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 12 1.00 9 10 5.67 36.00 50.00 19.34 250.481 8994 162 128 64
65 2404 - YUSUF ENSAR GÜNEŞ 5 / D 8 10 4.67 4 5 2.33 7 3 6.00 3 6 1.00 5 12 1.00 6 11 2.33 33.00 47.00 17.33 245.707 9346 165 131 65
66 2304 - EYÜP ALİ YANIKOĞLU 5 / C 9 11 5.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 34.00 56.00 15.32 242.169 9637 169 134 66
67 2310 - MİRAY YILDIZ 5 / D 8 5 6.33 4 6 2.00 3 3 2.00 0 1 -0.33 1 1 0.67 3 2 2.33 19.00 18.00 13.00 241.370 9710 170 135 67
68 2401 - BİLAL GÜL 0 / 0 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 37.00 53.00 19.33 241.024 9740 171 136 68
69 2323 - EYLÜL İŞBİLİR 5 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 13 2.67 5 15 0.00 35.00 55.00 16.67 239.990 9817 173 137 69
70 2336 - AHMET MADEN 5 / D 5 9 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 5 2.33 5 7 2.67 28.00 37.00 15.67 239.177 9872 174 138 70
71 2315 - BELİNAY PORTAKAL 5 / D 10 10 6.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 17 -2.67 8 11 4.33 32.00 57.00 13.00 238.182 9943 175 139 71
72 2415 - MERT CAN ÇAKMAK 5 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 31.00 59.00 11.34 238.108 9948 176 140 72
73 2314 - BEREN MİRAÇ UZUNER 5 / C 6 12 2.00 5 4 3.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 13 0.67 7 8 4.33 30.00 49.00 13.67 236.095 10105 177 141 73
74 2394 - ZEYNEP ŞE *A TÜRİT 5 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 9 11 5.33 5 15 0.00 33.00 57.00 13.99 235.572 10151 178 142 74
75 2354 - BURAK IŞIK 5 / E 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 33.00 57.00 14.00 232.922 10378 181 144 75
76 2345 - HALE AZAKLI 5 / D 8 12 4.00 1 3 0.00 0 1 -0.33 5 5 3.33 6 14 1.33 4 6 2.00 24.00 41.00 10.33 230.443 10568 184 147 76
77 2163 - ELANUR IŞIK 5 / E 2 18 -4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 4 -0.33 9 11 5.33 8 12 4.00 30.00 55.00 11.67 227.606 10827 187 149 77
78 2305 - TUANA KAYAR 5 / D 5 11 1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 28.00 58.00 8.66 222.140 11271 190 152 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS_2023-24 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.00 8.61 7.13 5.45 3.97 4.13 4.90 4.42 3.42 3.92 4.88 2.30 8.02 9.53 4.85 8.57 9.59 5.37 40.86 41.01 27.20 285.360

İl Ortalaması 11.00 7.66 8.45 5.95 3.56 4.76 5.31 4.14 3.93 5.30 3.96 3.98 8.81 8.76 5.89 9.77 8.70 6.87 46.15 36.79 33.89 306.286
Okul Ortalaması 10.94 8.22 8.20 5.78 3.89 4.48 5.42 4.23 4.01 5.17 4.31 3.73 8.55 9.60 5.35 9.46 9.21 6.39 45.32 39.46 32.17 300.234

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS_2023-24 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 2394 - ARİFE MURTAZAOĞLU 5 / C 4 12 0.00 3 5 1.33 2 7 -0.33 3 7 0.67 7 13 2.67 7 12 3.00 26.00 56.00 7.34 221.078 11346 192 153 79
80 2321 - ABDULLAH KAYRA KAYA 5 / C 4 11 0.33 6 1 5.67 3 1 2.67 0 0 0.00 2 6 0.00 3 3 2.00 18.00 22.00 10.67 218.953 11517 195 156 80
81 2355 - UMUT KURUOĞLU 5 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 212.308 12110 199 158 81
82 2403 - SALİH ÇINAR AKTAŞ 0 / 0 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 15 -1.00 7 13 2.67 25.00 64.00 3.66 204.773 12788 205 162 82
83 2306 - BETÜL MERT 5 / E 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 24.00 66.00 2.00 203.984 12859 206 163 83
84 2405 - HATİCESU GÖKCE 5 / D 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 200.389 13180 208 164 84
85 2387 - BERAT KA ADERE 5 / D 5 14 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 15 -1.00 5 15 0.00 25.00 63.00 4.00 199.863 13236 209 165 85
86 2040 - ŞEYMANU RBARAN 5 / C 4 16 -1.33 2 7 -0.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 23.00 66.00 1.00 199.296 13284 210 166 86
87 2385 - EFE CAM 5 / E 9 11 5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.00 199.238 13288 211 167 87
88 2343 - ALPER EFEYILDIY 5 / E 1 19 -5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 24.00 66.00 2.01 197.110 13467 212 168 88
89 2388 - YUSUF EYMEN KOCABAY 5 / E 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 195.369 13630 215 169 89
90 2325 - AZRA KILIÇ 5 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 5 15 0.00 21.00 69.00 -2.00 192.145 13883 218 170 90
91 2389 - İNCİ TÜYLÜ 5 / E 3 16 -2.33 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 4 16 -1.33 26.00 63.00 5.01 191.010 13962 220 171 91
92 2391 - ÖMER FARUK YÜCE 5 / E 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 4 3.67 0 10 -3.33 2 18 -4.00 7 12 3.00 21.00 67.00 -1.33 190.939 13967 221 172 92
93 2362 - EMİR SEFA DE İR 5 / D 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 66.00 2.00 190.602 13991 223 174 93
94 2371 - MUHARREM TO ÇU 5 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.35 189.780 14057 224 175 94
95 2370 - ALİ EFE ÖZER 5 / E 1 19 -5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 16 -1.33 5 13 0.67 24.00 64.00 2.68 182.849 14472 227 176 95
96 2353 - UMUT ASAF GÖKÇE 5 / E 3 11 -0.67 3 7 0.67 0 7 -2.33 1 5 -0.67 3 15 -2.00 4 10 0.67 14.00 55.00 -4.33 181.773 14540 229 177 96
97 2346 - YİĞİT EMİR BİRİNCİ 5 / C 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 3 16 -2.33 22.00 67.00 -0.33 181.619 14547 230 178 97
98 2339 - RÜZGARULAÇSUCUOĞLU 5 / D 3 17 -2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.35 174.875 14805 234 179 98
99 2368 - ÇINAR ATAK 5 / E 2 18 -4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 12 0.00 4 16 -1.33 17.00 69.00 -6.00 170.918 14895 236 181 99

100 2378 - RAMAZAN GÖKÇAN 5 / E 3 17 -2.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 15.00 75.00 -10.00 160.352 15040 238 183 100


